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Nilton Simas - Tylco

De: PCP - FUNDIVILLE <pcp@fundiville.com.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de junho de 2021 14:25
Para: nilton.simas@tylco.ind.br; 'Marlus - Fundiville'; 'Vanderlei - Compras Tylco'
Cc: 'Financeiro - Fundiville'
Assunto: RES: COTAÇÃO: Item 82593009004 Fundiville

Boa tarde Nilton, 
 
Segue abaixo o preço unitario da peça, ele ainda continua com o mesmo valor: 
 
CODIGO                                 PREÇO UNIT. 
117152 (82593009004)         R$  75,91  
 
Qualquer duvida estamos a disposição. 
 
Obrigada! 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

De: Nilton Simas - Tylco [mailto:nilton.simas@tylco.ind.br]  
Enviada em: terça-feira, 1 de junho de 2021 11:34 
Para: 'Marlus - Fundiville' <marlus@fundiville.com.br>; 'Vanderlei - Compras Tylco' <compras@tylco.ind.br>; 
compras@tylco.ind.br 
Cc: 'Vendas - Fundiville' <vendas@fundiville.com.br>; 'PCP - FUNDIVILLE' <pcp@fundiville.com.br>; 'Financeiro - 
Fundiville' <financeiro@fundiville.com.br>; nilton.simas@tylco.ind.br 
Assunto: RES: COTAÇÃO: Item 82593009004 Fundiville 
 
Obrigado, por favor considere o orçamento com a qtde de cavidades atuais e tambem se puder avaliar a qtde 
máxima de cavidades do modelo. 
 
 
Nilton Simas 

                                  
Durmetal Ind. Com. de peças e Máquinas LTDA 
Av. Santos Dumont, n° 3939, Zona Industrial 
Joinville/SC-Brasil - CEP 89219-730 
Tel.: +55 47  99235-8561 
* Mail: nilton.simas@tylco.ind.br 
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De: Marlus - Fundiville <marlus@fundiville.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 1 de junho de 2021 09:59 
Para: 'Vanderlei - Compras Tylco' <compras@tylco.ind.br>; compras@tylco.ind.br; nilton.simas@tylco.ind.br 
Cc: 'Vendas - Fundiville' <vendas@fundiville.com.br>; 'PCP - FUNDIVILLE' <pcp@fundiville.com.br>; 'Financeiro - 
Fundiville' <financeiro@fundiville.com.br> 
Assunto: ENC: COTAÇÃO: Item 82593009004 Fundiville 
 
Bom dia, 
 
Ok. Orçamento atualizado do item a Julia vai enviar para vocês. 
 
Orçamento da ferramenta estarei alinhando com a modelação. 
 

Atenciosamente, 

  

 

 
 
 

De: Vanderlei - Compras Tylco [mailto:compras@tylco.ind.br]  
Enviada em: terça-feira, 1 de junho de 2021 09:25 
Para: MARLUS@FUNDIVILLE.COM.BR 
Cc: compras@tylco.ind.br; nilton.simas@tylco.ind.br 
Assunto: COTAÇÃO: Item 82593009004 Fundiville 
 
Bom dia Marlus 
 
Estamos retornando esse projeto, devido a nossa necessidade de peça, por favor poderia atualizar o orçamento e 
informar qual a qtde máximo de cavidades que podemos fabricar o modelo, 
Desta forma necessitamos ter o menor custo peça. 
 
Gentileza alinhar com a modelação para orçamento do modelo. 
 
 
Nilton Simas 

                                  
Durmetal Ind. Com. de peças e Máquinas LTDA 
Av. Santos Dumont, n° 3939, Zona Industrial 
Joinville/SC-Brasil - CEP 89219-730 
Tel.: +55 47  99235-8561 
* Mail: nilton.simas@tylco.ind.br 
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De: Leonam - Durmetal <leonam@durmetal.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 12 de janeiro de 2021 11:10 
Para: compras@tylco.ind.br; nilton.simas@tylco.ind.br 
Cc: adriana@tylco.ind.br 
Assunto: RES: Item 82593009004 Fundiville 
 
Bom dia  
 
Segue o desenho  
 
Atenciosamente, 

Leonam T. de Freitas 
Projetos e Desenvolvimento 

                                  
Durmetal Ind. Com. de peças e Máquinas LTDA 
Av. Santos Dumont, n° 3939, Zona Industrial 
Joinville/SC-Brasil - CEP 89219-730 
Tel.: +55 47 3451 2317 / 3451 2300 
Mail: leonam@durmetal.com.br 

 
 

Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Microsoft Office 
impediu o download automático  
desta imagem da Internet.

 

Livre de vírus. www.avast.com.  

 


